18/9/23, 19:11 Correo: Jaime Gonzalez Pacheco - Outlook

Fwd: Deudor MERQUEO Acreedor PLASTICOS MONCLAT SAS

Pres Merqueo <pres@merqueo.com>
Lun 18/09/2023 19:06

Para:gonzalezpjaime <gonzalezp.jaime@outlook.com>

@ 1 archivos adjuntos (5 KB)
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---------- Forwarded message ---------

De: Santiago Herrera <sherrera@plasticosmonclat.com.co>

Date: lun, 4 sept 2023 a las 15:43

Subject: RE: Deudor MERQUEQO Acreedor PLASTICOS MONCLAT SAS

To: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>

Cc: <davids@sotomonteabogados.com>, <mediadorpres@gmail.com>, Monica Mufioz <mmunoz@plasticosmonclat.com.co>, Johan Oviedo
<asistentelogistico@plasticosmonclat.com.co >

Gracias

Ok, estamos de acuerdo con el Valor

Qué posibilidad hay que nos incluyan dentro del 5% de las acreencias que se pueden pagar?

Nosotros nos encontramos en ley 1116 desde el 2022 y necesitamos cumplir con nuestro acuerdo, estamos a un paso de que nos ordenen liquidacion

El saldo que nos adeudan hace el 0.00097% del total de las acreencia (26 millones), pero para nosotros el valor es muy importante

PLASTICOS MONCLAT SAS 890310769-4 26.032.077

Cabe aclarar que en nuestra calificacion de votos quedamos dentro de la categoria “proveedores estratégicos”

Un saludo y agradecemos su ayuda

Cordialmente,

Santiago A. Herrera Perez

Gerente General

[#2logo monclat22

Telefono: 57-1 3680599 EXT 104

Celular: 3174373974
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Cra.44 No.20B - 30

De: Pres Merqueo [mailto:pres@mergueo.com]

Enviado el: miércoles, 30 de agosto de 2023 11:50 a. m.

Para: Santiago Herrera <sherrera@plasticosmonclat.com.co>

CC: davids@sotomonteabogados.com; mediadorpres@gmail.com; Monica Mufioz <mmunoz@plasticosmonclat.com.co>; Johan Oviedo
<asistentelogistico@plasticosmonclat.com.co>

Asunto: Re: Deudor MERQUEO Acreedor PLASTICOS MONCLAT SAS

Estimado Acreedor,

Hacemos referencia al Proceso de Recuperacion Empresarial - PRES adelantado por Merqueo S.A.S.

Cémo es de su conocimiento en dias pasados procedimos a dar respuesta a la inconformidad presentada por usted o la entidad que usted representa en
relacion con la deuda actualmente existente en cabeza de Merqueo S.A.S.

Sobre el particular, agradecemos revisar la respuesta previamente remitida por Merqueo, toda vez que la Compaiiia se encuentra en la etapa final de
solucién de inconformidades, por lo que espera presentar la propuesta de pago a los distintos acreedores en los proximos dias.

Agradecemos toda su ayuda y gestién sobre el particular.

Saludos,

Merqueo SAS

El vie, 7 jul 2023 a las 15:14, Pres Merqueo (< pres@merqueo.com>) escribié:
Estimado Acreedor,
Esperamos que este mensaje le encuentre bien.

Una vez validada su solicitud en relaciéon con las aparentes diferencias informadas por usted sobre los créditos existentes a su favor, nos permitimos
informarle que no es posible ajustar el valor del crédito por usted solicitado, toda vez que la diferencia se encuentra documentada en la aplicacion de
retenciones por impuestos. Por lo anterior, adjunto remitimos los soportes aplicables.

En este sentido, agradecemos validar los soportes remitidos.

El lun, 26 jun 2023 a las 13:59, Santiago Herrera (<sherrera@plasticosmonclat.com.co>) escribié:

Estimado Dr. DAVID RICARDO SOTOMONTE MUJICA

Hemos sido notificados sobre la aceptacion de MERQUEO al PRES, y queremos contactarle a usted para que nos tengan en cuenta como
ACREEDORES, la siguiente es la cartera actual con MERQUEO la cual también adjunto en formato EXCEL
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8.853.600

150.336

2.213.400

4.869.480

27.506.580

Agradecemos sus indicaciones sobre como debemos proceder para que sean reconocidos estos valores dentro del proceso

Cordialmente,

Santiago A. Herrera Perez

Gerente General
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